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Service Urbanisme-Romain Pappalardo

De: Richard MAZOYER
Envoyé: lundi 27 octobre 2025 16:12
À: Florine LAYEZ; Service Urbanisme-Romain Pappalardo
Objet: TR: Avis de France-Domaine OSE 2025-13065-70584 DS 26757148

 
 

De : Cindy Steffenino <steffeninocindy@hotmail.fr>  
Envoyé : lundi 27 octobre 2025 16:11 
À : Richard MAZOYER <dgs@mairie-mouries.fr> 
Cc : louisfeder1985@gmail.com 
Objet : Re: Avis de France-Domaine OSE 2025-13065-70584 DS 26757148 
 
Bonjour Monsieur Mazoyer, 

 

Nous accusons réception du nouvel avis de France Domaine intitulé « AVIS DU 
DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE RECTIFICATIF (ANNULE ET 
REMPLACE) » concernant la parcelle communale proposée à la vente sur la 
commune de Mouriès, Avenue des Alpilles. 
 

Nous vous confirmons notre intérêt pour l’acquisition de cette parcelle d’une 
superficie de 648 m², au prix de 200 €/m², conformément à l’avis rectificatif de France 
Domaine daté du 24 octobre 2025. 
 

Nous vous remercions pour votre accompagnement dans ce dossier et restons à votre 
disposition pour la suite de la procédure. 
 

Bien cordialement, 

Cindy Steffenino  
Louis Feder 
 

Le 27 oct. 2025 à 15:39, Richard MAZOYER <dgs@mairie-mouries.fr> a écrit : 

  
Bonjour, 
  
Je vous remercie de bien confirmer l’acquisition de cette parcelle sur la base de l’estimation 
de France Domaine. 
  
Bien cordialement, 
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Richard MAZOYER 
DGS 
  
  
  
De : isabelle.theron <isabelle.theron@dgfip.finances.gouv.fr>  
Envoyé : vendredi 24 octobre 2025 17:46 
À : Richard MAZOYER <dgs@mairie-mouries.fr> 
Cc : Patrice BLANC <blancpatricemouriesmairie@gmail.com>; Service Urbanisme-Romain 
Pappalardo <service.urbanisme@mairie-mouries.fr>; Alice ROGGIERO <alice.roggiero@free.fr>; 
geraldine.bazin <geraldine.bazin@dgfip.finances.gouv.fr>; FABRE-VALANCHON Veronique (13) 
<veronique.fabre-valanchon@dgfip.finances.gouv.fr> 
Objet : Re: Avis de France-Domaine OSE 2025-13065-70584 DS 26757148 
  
M Mazoyer,  
 
Comme suite à notre discussion téléphonique je vous prie de trouver en pièce jointe 
l'avis de valeur vénale pour la cession du terrain à aménager de 648 m².  
Ce document vous est également adressé via la plateforme démarches simplifiées  
Je reste à votre disposition. 
 
Bien cordialement  
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Isabelle THERON  
Inspectrice divisionnaire  
Responsable du Pôle Evaluation 
Domaniale  
Division de l'évaluation domaniale et 
de la gestion des patrimoines privés 
Direction Régionale des Finances 
publiques PACA et Bouches-du-Rhône 
tel: 04.91.09.60.82  
isabelle.theron@dgfip.finances.gouv.fr 

 

  

<image002.gif>Adoptez l'éco-attitude.  
N'imprimez ce mail que si c'est vraiment nécessaire 

Le 24/10/2025 à 15:32, Richard MAZOYER a écrit : 

Bonjour Madame THERON, 
  
Je vous remercie pour votre diligence. 
  
Bien cordialement, 
  
Richard MAZOYER 
DGS 
  
  
  
De : isabelle.theron <isabelle.theron@dgfip.finances.gouv.fr>  
Envoyé : vendredi 24 octobre 2025 14:19 
À : Richard MAZOYER <dgs@mairie-mouries.fr> 
Cc : Patrice BLANC <blancpatricemouriesmairie@gmail.com>; Service Urbanisme-
Romain Pappalardo <service.urbanisme@mairie-mouries.fr>; Alice ROGGIERO 
<alice.roggiero@free.fr>; geraldine.bazin <geraldine.bazin@dgfip.finances.gouv.fr>; 
FABRE-VALANCHON Veronique (13) <veronique.fabre-
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valanchon@dgfip.finances.gouv.fr> 
Objet : Avis de France-Domaine OSE 2025-13065-70584 DS 26757148 
  
Bonjour, Monsieur Mazoyer,  
 
Comme suite à notre conversation téléphonique et au courriel de 
Madame la Maire évoquant l'urgence attachée à la production de cet avis 
domanial , vous trouverez en PJ l'avis signé pour le lot correspondant à la 
zone 1. 
Ce document vous est également adressé via la plate forme démarches 
simplifiées.  
 
Je vous remercie et je reste à votre disposition. 
 
Bien cordialement  

<image001.jpg>

Isabelle THERON  
Inspectrice divisionnaire  
Responsable du Pôle Evaluation 
Domaniale  
Division de l'évaluation domaniale et 
de la gestion des patrimoines privés 
Direction Régionale des Finances 
publiques PACA et Bouches-du-Rhône 
tel: 04.91.09.60.82  
isabelle.theron@dgfip.finances.gouv.fr 
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N'imprimez ce mail que si c'est vraiment nécessaire 

Le 23/10/2025 à 12:36, Alice ROGGIERO a écrit : 

Bonjour Mme THERON,  
Nous sommes désolés de vous déranger alors que ce n'est 
pas vous qui traitez ces dossiers habituellement mais nous 
souhaiterions présenter cette délibération au vote du 
Conseil Municipal du 30 Octobre, après cela risquerait 
d'être un peu tard. Nous sommes entrain de réaliser de 
gros travaux de réseaux et autres dans notre Centre Ville et 
ces finances nous aideraient bien pour terminer les 3 
tranches de travaux prévus, vu le peu de subventions que 
nous recevons actuellement.  
Nous avions déjà le montant des Domaines pour la totalité 
de la parcelle mais il nous faudrait le montant pour le lot a, 
d'une superficie de 648 m2 qui risque de différer peut-être 
de la totalité.  
Je me tiens également à votre disposition, comme mon 
DGS, au cas où vous auriez besoin d'autres 
renseignements. Vous pouvez me joindre au 07 81 28 17 49 
si vous le souhaitez.  
Je tenais à vous remercier infiniment pour votre aide -  
Bien cordialement  
Alice ROGGIERO, Maire de MOURIES  
 
 
-----Message d'origine----- From: Richard MAZOYER  
Sent: Thursday, October 23, 2025 11:22 AM  
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To: isabelle.theron@dgfip.finances.gouv.fr  
Cc: 'Alice ROGGIERO' ; 'BLANC Patrice' ; Service 
Urbanisme-Romain Pappalardo  
Subject: Avis de France-Domaine  
 
Madame,  
 
Comme suite à notre conversation téléphonique de ce 
matin, je vous confirme la nécessité d'obtenir, dans les 
meilleurs délais, l'avis de France-Domaine sur le dossier 
n°26757148.  
Je vous rappelle que notre conseil municipal est fixé le 30 
octobre 2025 et que nous souhaiterions bénéficier de cette 
estimation pour demain soir, au plus tard.  
Conformément au projet de document d'arpentage que je 
vous ai transmis, l'avis ne porte que sur le lot a, d'une 
superficie de 648 m².  
 
Je vous remercie par avance pour votre diligence et reste à 
votre disposition pour tout renseignement supplémentaire.  
 
Bien cordialement,  
 
Richard MAZOYER  
DGS  
 
 
 

--  
Cet e-mail a été vérifié par le logiciel antivirus d'Avast.  
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